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RV: NO ACEPTACION OC 8300000299 - CEN1-20232926 COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA Recibidos

para Luís
acerosimportadossas@gmail.com

Señores
SMA SAS
Atte.: Ing. Luis Adolfo  Martínez Pupo
Seguimiento Ordenes Nacionales
Gestión Abastecimiento.
 
Ref.: Trazabilidad entrega OC 8300000299
 
Cordial saludo,
 
De acuerdo a correo lastre podrá verificar que nuestra compañía ACEROS IMPORTADOS DE LA COSTA SAS debido a inconvenientes con fábrica en china, y a pesar de todos nuestros esfuerzos no f
espera por parte de Cenit de su respuesta sobre la nueva cotización que enviamos desde el 18 de mayo, como opción en aras de solucionar el tema y seguir prestando un buen servicio.
 
No tenemos conocimiento de cuál es el paso a seguir en este proceso, debido a que la fecha de entrega está pactada para el 21 de julio.
 
De antemano agradecemos la información que pueda suministrarnos.
 
Cordialmente,

 
 
 

De: Aceros Importados de la Costa SAS <acerosimportadossas@gmail.com>
Enviado el: viernes, 19 de mayo de 2023 6:35 p. m.
Para: Diana Carolina Gazabón Diaz (Y&V INGENIERÍA) <diana.gazabon.externo@cenit-transporte.com>; Jorge Eduardo Correa Chavarro (CENIT) <Jorge.Correa@cenit-transporte.com>
Asunto: Fwd: NO ACEPTACION OC 8300000299 - CEN1-20232926 COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA
 
 
Señores
CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS SAS
Atte.: Ing. Jorge Correa/Ing. Diana Gazabón
Gerencia de abastecimientos /Profesional Senior
 
Referencia: Opción para ejecución de la orden 8300000299
 
Cordial saludo,
 
Adjunto estamos enviando carta y nueva cotización con opción para la aceptación y ejecución de la orden de la referencia.
 
De antemano agradecemos su comprensión.
 
Cordialmente,
 
 
 
 
 
 
 

---------- Forwarded message ---------
De: Aceros Importados de la Costa SAS <acerosimportadossas@gmail.com>
Date: jue, 18 may 2023 a la(s) 17:58
Subject: Re: NO ACEPTACION OC 8300000299 - CEN1-20232926 COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA
To: Diana Carolina Gazabon Diaz (Y&V INGENIERÍA) <diana.gazabon.externo@cenit-transporte.com>, <ventas@acerosimportadossas.com>, <acerosimportadossas@gmail.com>
 

Señores
CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS SAS
Atte.: Ing. Diana Carolina  Gazabon Diaz
Profesional Senior
Abastecimiento
 
Referencia: NO ACEPTACIÓN Orden de Compra  8300000299 cuyo objeto es: “COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA” derivada del proceso CEN1-20232926 
 
Cordial saludo,
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Formalmente nos dirigimos a usted, para informarle que  nuestra compañía Aceros Importados de la Costa SAS CON Nit 901.002.557-8, no puede aceptar la orden de compra de la referencia  emitida 
con fábrica en china, ya que después de enviar la orden de retiro de la mercancía y realizar el pago, nos indican que tuvieron una equivocación en los valores cotizados y que no lo pueden asumir (adju
aunque son claros exponiendo que no pueden llegar al precio inicialmente cotizado para separación del producto,  ya que el nuevo valor que nos envían en un solo ítem supera el 125% del costo inicia
 
Reiteramos  nuestro compromiso de servicio con Cenit, pero como ustedes podrán observar no podemos perjudicarnos o asumir estos costos  realizando un despacho donde el valor de compra supera
afectación contable y fiscal que esto generaría a nuestra compañía 
 
(Adjuntamos soporte de la fábrica china XINYUE STEEL GROUP.)
 
Esperamos contar con su comprensión.
 
Cordialmente,
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El lun, 15 may 2023 a la(s) 09:06, Diana Carolina Gazabon Diaz (Y&V INGENIERÍA) (diana.gazabon.externo@cenit-transporte.com) escribió:

Señores

ACEROS IMPORTADOS DE LA COSTA SAS

 

 

CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.AS, se permite informarle que ha sido generado el contrato No. 8300000299 cuyo objeto es: “COMPRA DE ACCESORIOS DE 
cual su compañía presentó oferta.

El plazo de entrega es de hasta 70 días calendario, contados a partir de la notificación de la adjudicación (12 de mayo de 2023).

 

Antes de realizar la entrega de los elementos relacionados en soportes adjuntos solicitamos se tenga en cuenta lo siguiente:

 PREAVISOS DE ENTREGA. El PROVEEDOR deberá informar a CENIT el despacho de los bienes objeto de la ORDEN PUNTUAL APROVISIONAMIENTO, con una antelación mínima de diez
la siguiente información:

 Número de bultos, pallets o estibas.

1. Peso de cada bulto, pallet o estiba.
2. Peso Total
3. Fecha de entrega y horario (Mañana/Tarde)
4. Lugar de entrega
5. Placa del vehículo y nombre del conductor
6. Si el despacho se hace por un servicio de transportadora de paquetes, enviar copia de la guía.

 CENIT tendrá siete (07) días hábiles para enviar la respectiva autorización de despacho con el fin de coordinar la logística necesaria para el recibo. Si el PROVEEDOR envía la car
para gestionar el ingreso o equipo de descargue, CENIT podrá rechazar la entrega de la mercancía sin asumir ningún costo logístico.
 El Para el ingreso a las plantas y estaciones por favor tener en cuenta los siguientes requerimientos:
 El horario para el recibo de material, (descargue de un vehículo), deberá ser coordinado con UT ECOLOG.

Las solicitudes para el ingreso tanto de Personal (Nombre y documento de identidad) como vehículos (placas) que transportan materiales se debe canalizar a través del t
aparece en la orden de compra con un mínimo de 24 Horas de anticipación. (ver anexo contactos de bodegas)
El conductor debe presentar ARL, EPS y pase de conducción Nacional, vigentes. Elementos de Protección Personal y cumplir con las normas HSE de Ecopetrol.
Vehículo: SOAT y revisión técnico-mecánica, vigentes.
Ayudantes: ARL y EPS, vigentes. Elementos de Protección Personal y el cumplimiento de las normas HSE de Ecopetrol.

 

Lugar de entrega de los materiales:

PUERTO SALGAR

KM 3 VÍA HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO, PLANTA CENIT

BODEGA DE MATERIALES - UT ECOLOG

PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA

 

Contactos de Bodega:
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CATHERINE SANCHEZ 312 5581881  Catherine.Sanchez@ecolog.com.co

JOVANI USECHE 312 7403874  jovani.useche.externo@cenit-transporte.com

Técnicos de Materiales

 
Adjunto al presente correo nos permitimos enviar:

Orden Puntual de Aprovisionamiento
Anexos generales
Anexos CODIV-19 (Por favor presentar estricta atención a los anexos y documentos adjuntos respecto a los controles COVID-19)

 Agradecemos su acostumbrada colaboración dando prioridad a la entrega de estos elementos.
 Por favor confirmar el recibo.
 
 
Diana Carolina Gazabon | Profesional Senior
Calle 119 No. 13 – 45, Edificio ARZ, Piso 3| Bogotá, D.C-Colombia
http://www.yvsite.com
 

¡Orgullosos de construir el futuro día a día!
 
 
 
 

De: DocuSign NA4 System <dse_NA4@docusign.net>
Enviado el: viernes, 12 de mayo de 2023 6:25 p. m.
Para: Diana Carolina Gazabon Diaz (Y&V INGENIERÍA) <diana.gazabon.externo@cenit-transporte.com>
Asunto: Completed: OC 8300000299 - CEN1-20232926 COMPRA DE ACCESORIOS DE TUBERIA
 

Your document has been completed.
 

       VIEW COMPLETED DOCUMENTS       

All signers completed OC 8300000299 - CEN1-20232926 COMPRA DE
ACCESORIOS DE TUBERIA
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This message was sent to you by Diana Carolina Gazabon who is using the DocuSign Electronic Signature Service. If you would
rather not receive email from this sender you may contact the sender with your request.

 

El contenido de este mensaje así como todos sus documentos anexos están dirigidos para ser usados por su(s) destinatario(s) exclusivamente. La información contenida puede ser PRIVILEGIADA y
no necesariamente refleja la posición institucional de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S., ni comprometen la responsabilidad institucional por el uso que el destinatario haga de la m
ERROR o NO es el destinatario, por favor comuníqueselo inmediatamente al remitente, ELIMINE cualquier copia del mismo y de los adjuntos, y absténgase de divulgar su contenido, ya que usted N
impresión o copia de toda o alguna parte de la información contenida. Está prohibido cualquier uso inadecuado de esta información, así como la generación de copias de este mensaje.

 
--

 
--

2 archivos adjuntos  •  Analizado por Gmail

NUEVA COTIZAC… CARTA OPCIÓN P…

Aquí es donde la administradora del contrato nos pide despachar los 2 items que no tuvieron variación de precio De: acerosimportadossas@gmail.com <acerosimporta
acerosimportadossas@gmail.com

para jorgeschotborg07
acerosimportadossas@gmail.com

AQUÍ EN EL ADJUNTO ENCONTRARAS EL CORREO DE ERROR DE LA CHINA

2 archivos adjuntos  •  Analizado por Gmail

Re:Clarification Q… NUEVA COTIZACI…
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