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Desde Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Fecha Lun 09/12/2024 8:01
Para CAD GHA <cad@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>

Hola chicos, 

porfa cargar este correo.

cordialmente, 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039
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De: María Teresa Moriones Robayo <mmoriones@gha.com.co>
Enviado: jueves, 5 de diciembre de 2024 16:37
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Asunto: Fw: INFORME INICIAL - PROCESO: JAIME BRAVO MUNOZ vs BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. - BBVA
COLOMBIA S.A. - RAD: 2024119553 - EXPEDIENTE: 2024-17957 - CAPL - C
 

Estimada Mayerly, buena tarde

La Compañía fue vinculada al proceso por la Póliza de Seguro Vida Grupo Deudores No. 02 215 0000542552, la cual respalda la
obligación No. 0013-0158-00-9617348105, que presta cobertura material y temporal, de conformidad con los hechos y pretensiones
de la demanda.

Frente a la cobertura temporal, el hecho, expedición del dictamen de pérdida de capacidad laboral del asegurado que corresponde al
19 de abril de 2023 ocurrió dentro de la vigencia de la póliza, que va desde el 29 de julio del año 2019, aún vigente.

Aunado a esto presta cobertura material porque ampara la incapacidad total y permanente del asegurado.

Con respecto a la obligación de pago por parte de la compañía, debe señalarse qué si bien el señor Jaime Bravo Muñoz fue reticente
al no declarar con veracidad el estado del riesgo al momento de la suscripción de la póliza, así mismo la aseguradora no realizo
dentro del término de 5 años, el proceso para solicitar la nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia.

Lo anterior porque desde la suscripción de la declaración de asegurabilidad el 17 de julio de 2019 hasta la presentación de la
contestación de la demanda han transcurrido más de 5 años, por lo que se configuró la prescripción extraordinaria del contrato de
seguro. Razón por la cual la contingencia igualmente considero se debe calificar como PROBABLE.

Adicional e importante no dejar pasar por alto que la Superintendencia Financiera de Colombia es muy garantista del consumidor
financiero cuando no se cumple a cabalidad por parta de las Aseguradoras con las condiciones, procesos, trámites y demás 

Quedó atenta a cualquier información o aclaración adicional.

Cordial saludo,

María Teresa Moriones Robayo 

De: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>
Enviado: miércoles, diciembre 4, 2024 8:18:04 a. m.
Para: María Teresa Moriones Robayo <mmoriones@gha.com.co>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>
Asunto: RV: INFORME INICIAL - PROCESO: JAIME BRAVO MUNOZ vs BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. -
BBVA COLOMBIA S.A. - RAD: 2024119553 - EXPEDIENTE: 2024-17957 - CAPL - C

Apreciada Dra Maribel, recibe un cordial saludo, 

Amablemente solicitamos su colaboració n, en el sentido de revisar la calificació n de la contingencia del proceso de la
referencia. 

Las piezas las encuentras en el Case 23727. 
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Porfa tu ayuda remitiendo dicho aná lisis a má s tardar el día 11 de diciembre del 2024. 

Quedamos atentos a tus valiosos comentarios.

Cordialmente, 

Mayerly Ayala Rivera
Abogada Junior

Email: mayala@gha.com.co |  301 394 2039
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De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: viernes, 29 de noviembre de 2024 14:24
Para: Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>; Yennifer Edidth Acosta Barbosa <yacosta@gha.com.co>; Kevin Orozco
Rua <korozco@gha.com.co>; Jean Paul Arboleda Calderón <jarboleda@gha.com.co>
Asunto: RV: INFORME INICIAL - PROCESO: JAIME BRAVO MUNOZ vs BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. - BBVA
COLOMBIA S.A. - RAD: 2024119553 - EXPEDIENTE: 2024-17957 - CAPL - C
 
BBVA

De: Camilo Andrés Piñeros López <cpineros@gha.com.co>
Enviado: viernes, 29 de noviembre de 2024 10:54
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>
Cc: Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Daisy Carolina López Romero <dclopez@gha.com.co>
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Asunto: INFORME INICIAL - PROCESO: JAIME BRAVO MUNOZ vs BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. - BBVA
COLOMBIA S.A. - RAD: 2024119553 - EXPEDIENTE: 2024-17957 - CAPL - C
 
Estimada área de informes,

Reciban un cordial saludo, 

Para todos los fines pertinentes, comedidamente informo que el día 25 de noviembre de 2024, fue radicada
contestación a la reforma de la demanda ante la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, dentro del
proceso que a continuación de describe:
 
PROCESO: ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

RADICADO: 2024119553

EXPEDIENTE:    2024-17957

DEMANDANTE: JAIME BRAVO MUNOZ

DEMANDADOS: BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. Y OTRO

CASE: 23727.
 
 

HECHOS
1. El señor Jaime Bravo Muñoz adquirió con el Banco BBVA la siguiente Obligaciones financieras: Crédito de

libranza No. 0013-0158-00-9617348105 por un valor $111,000,000, la cual se encuentra asegurada con
la Póliza de Seguro Vida Grupo Deudores No. 02 215 0000542552

 
2. El día el 19 de abril de 2023, el señor Jaime Bravo Muñoz fue calificado con una pérdida de capacidad

laboral del 70.49%; por la Junta Regional de Invalidez de Nariño

 
3. El día 13 de agosto de 2024, el señor Jaime Bravo Muñoz presentó solicitud de indemnización a fin de

que fuera afectada la Póliza No. 02 215 0000542552.

 
4. Como respuesta, la Compañía Aseguradora objetó el 15 de agosto de 2024 el pago por reticencia en la

información brindada por el asegurado al momento del aseguramiento sobre la Pólizas No. 02 215
0000542552

 
PRETENSIONES

 
1. ORDENAR a BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A AFECTAR la póliza de vida deudores VGDB-33914, por la

cobertura de ITP de acuerdo al dictamen de pérdida de Capacidad Laboral N° 1020230019, pagando el
saldo insoluto de la obligación CRÉDITO 9617348105 al beneficio oneroso y tomador de la póliza banco
BBVA la suma de ciento once millones de pesos (111.000.000) valor asegurado a la fecha marzo del año
2021, fecha de estructuración de invalidez (siniestro).
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2. Que se condene a la demandada al pago de los intereses moratorios a los cuales hace referencia el

artículo 1080 del Código de comercio, los cuales se pueden contabilizar desde la fecha de objeción de la
póliza que para el presente asunto es el día agosto del año 2024, hasta la fecha efectiva de la sentencia

 
3. Que se condene en agencias y costas procesales a la entidad financiera.

CALIFICACIÓN DE LA CONTINGENCIA
 
La contingencia se califica como PROBABLE, toda vez que se encuentra prescrita la posibilidad de excepcionar la
nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia.
Lo primero que debe tomarse en consideración, es que la compañía fue vinculada a este proceso por la Póliza
de Seguro Vida Grupo Deudores No. 02 215 0000542552, la cual respalda la obligación No. 0013-0158-00-
9617348105, póliza que presta cobertura material y temporal, de conformidad con los hechos y pretensiones
expuestos en el líbelo de la demanda. Frente a la cobertura temporal, debe señalarse que, el hecho, esto es, la
expedición del dictamen de pérdida de capacidad laboral del asegurado (19 de abril de 2023) ocurrió dentro de
la delimitación temporal de la póliza, comprendida desde el 29 de julio del año 2019 y a la fecha aún vigente.
Aunado a ello, presta cobertura material en tanto ampara la incapacidad total y permanente del asegurado,
pretensión que se le endilga a la compañía de seguros.
En lo que respecta a la obligación de pago por parte de la compañía, debe señalarse que si bien el señor Jaime
Bravo Muñoz fue reticente dado que no declaró con veracidad el estado del riesgo al momento de la suscripción
de la póliza de seguro de vida, lo cierto es que se encuentra prescrita la posibilidad de excepcionar la nulidad
relativa del contrato de seguro por reticencia, en tanto ya trascurrió el termino quinquenal contemplado en el
Artículo 1081 del Código de Comercio, toda vez que desde la suscripción de la declaración de asegurabilidad (17
de julio de 2019) hasta la presentación de la contestación de la demanda como han transcurrido mas de 5 años,
por lo que se configuró la prescripción extraordinaria del contrato de seguro. Razón por la cual la contingencia
se califica como PROBABLE.
 
Lo anterior, sin perjuicio del carácter contingente del proceso.
 

LIQUIDACIÓN OBJETIVA DE LAS PRETENSIONES
 
La liquidación objetiva de las pretensiones se estima en la suma de $116.964.920, lo anterior teniendo en
cuenta lo siguiente:
 

1. Valor asegurado:  La suma de $111,000,000, que corresponde al amparo de Incapacidad Total y
Permanente de la Póliza de Seguro Vida Grupo Deudores No. 02 215 0000542552, conforme al
certificado de vigencia remitido con los antecedentes.

 
2. Intereses moratorios (Articulo 1080 Código de Comercio): Los intereses se liquidaron a partir del 13 de

septiembre de 2024 (un mes después de la fecha de reclamación), y hasta la fecha de presentación de
este informe (28 de noviembre de 2024), causando la suma de $5.964.920

 Adjunto los siguientes documentos:  
  

1. Contestación de la demanda.
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2. Anexos y pruebas de la contestación.

Cordialmente;



gha.com.co

Camilo Andrés Piñeros López
Abogado Junior

Of Cali: +57 315 5776200 |
Of Bog: +57 317 3795688 | Cel: 321 405 4812
Emal: cpineros@gha.com.co

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Oficina 212, 
Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201
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De: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Enviado: lunes, 25 de noviembre de 2024 14:18
Para: jurisdiccionales@superfinanciera.gov.co <jurisdiccionales@superfinanciera.gov.co>
Cc: hhmabogados@outlook.com <hhmabogados@outlook.com>; notifica.co@bbva.com <notifica.co@bbva.com>;
frp_abogado3@hotmail.com <frp_abogado3@hotmail.com>
Asunto: CONTESTACIÓN A LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR - PROCESO: JAIME BRAVO MUNOZ vs BBVA
SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. - BBVA COLOMBIA S.A. - RAD: 2024119553 - EXPEDIENTE: 2024-17957 - CAPL - C
 
Señores

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES.

jurisdiccionales@superfinanciera.gov.co
1. S.        D.
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REFERENCIA: ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

RADICADO:
EXPEDIENTE:                        

2024119553

2024-17957

DEMANDANTE: JAIME BRAVO MUNOZ

DEMANDADO: BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. Y OTRO

 

ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
 

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, domiciliado y residente en Cali, identificado con la

cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No.

39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de BBVA SEGUROS

DE VIDA COLOMBIA S.A., tal y como se acredita con el poder y el certificado de existencia y representación

legal que obran en el expediente, sociedad legalmente constituida e identificada con el NIT 800.240.882-0,

representada legalmente por el Doctor Felipe Guzmán Aldana, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.,

sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. De manera

respetuosa y encontrándome dentro del término legal, procedo a presentar CONTESTACIÓN A LA
DEMANDA formulada por Jaime Bravo Muñoz en contra de BBVA Seguros De Vida Colombia S.A., anunciando

desde ahora que me opongo a las pretensiones de la demanda, de acuerdo con los fundamentos fácticos y

jurídicos que se esgrimen a continuación en el siguiente documento PDF adjunto. 

Del Señor Juez, Atentamente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA   
C.C. No 19.395.114

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.
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