20/6/24, 2:08 p.m. Correo: Quevin Andrés Bolivar - Outlook

RV: SOLICITUD RP AUD INICIAL SINIESTRO 98384982

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Vie 14/06/2024 16:22
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

Buenas tardes

Por favor cargar todo este correo.
N2 22643

Gracias.

De: Lorena Jurado Chaves <ljurado@gha.com.co>

Enviado: martes, 11 de junio de 2024 19:11

Para: gina.garcia@allianz.co <gina.garcia@allianz.co>

Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Santiago
Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>;
hernandezchavarroasociados@gmail.com <hernandezchavarroasociados@gmail.com>;
danielaperalta.hca@gmail.com <danielaperalta.hca@gmail.com>; John Edwar Banguera Obando
<jbanguera@gha.com.co>; Marlyn Katherine Rodriguez Rincén <mkrodriguez@gha.com.co>; Carlos Arturo Prieto
Suarez <cprieto@gha.com.co>

Asunto: RV: SOLICITUD RP AUD INICIAL SINIESTRO 98384982

Estimada doctora Gina

Confirmamos la disponibilidad para asistir a la diligencia como representantes legales. Agradecemos el
envio del la demanda, llamamiento en garantia, contestacién de Allianz, informe inicial y demas
antecedentes para el estudio del proceso.

En correo posterior se remitira los documentos del doctor Carlos Prieto.

Cordialmente,
Lorena Jurado Chaves
Gerente Centro de Analisis de Informacién y Reportes
G I I Email: ljurado@gha.com.co | 300 467 4253
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso
comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo Electrénico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién
aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its atftached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information confained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the infended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Garcia Quintero, Gina (ALLIANZ COLOMBIA) <gina.garcia@allianz.co>

Enviado: sabado, 8 de junio de 2024 11:55

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>;
Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>;

hernandezchavarroasociados@gmail.com <hernandezchavarroasociados@gmail.com>; Daniela Celeste Peralta
Tovar <danielaperalta.hca@gmail.com>

Asunto: SOLICITUD RP AUD INICIAL SINIESTRO 98384982

Internal

Buen dia,

Requiero la colaboracion del equipo de @GHERRERA@GHA.COM.CO, con la asignacién de
representante legal para la audiencia que tiene programada la firma de
@hernandezchavarroasociados@gmail.com el 14 de agosto a las 9:00am.

@hernandezchavarroasociados@gmail.com por favor tengamos toda la documentacion lista para
remitira GH y organizar una reunion previa a la audiencia.

En este caso se autoriza la formula de arreglo por el 100% de las pretensiones objetivadas, esto es la
suma de setenta y siete millones trescientos ochenta mil setecientos sesenta y nueve pesos ($
77.380.769) pago rapido a 5 dias habiles luego de radicar la documentacion.

Muchas gracias a todos.
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Gina Paola Garcia Quintero
Coordinadora de Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformacion

Allianz Colombia. Bogota. Carrera 13A No. 28 — 21, Piso 16
R, (316) 0246295
»< Gina.Garcia@allianz.co

Great
Place
To

Work.

Certificada
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