Gina Paola Garcia Quintero

De: Gina Paola Garcia Quintero

Enviado el: martes, 29 de agosto de 2023 4:51 p. m.

Para: Edison Arley Gonzalez Caro; '‘Maria Paula Mendieta Rodriguez’

cc: 'Carlos Andrés Vargas Vargas'

Asunto: RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION CIVIL-ALEX CARDOZO ARIAS
Datos adjuntos: CONVOCATORIA COMPLETA CON ANEXOS.pdf

Importancia: Alta

Siniestro 107365007
Aud. 6 de septiembre del 2023

Buenas tardes,

Requerimos su amable colaboraciéon con las instrucciones del siniestro de la referencia, nos llega esta conciliacion por el
hurto del vehiculo asegurado.

Cordialmente,

Gina Paola Garcia Quintero
Abogada Senior Procesos judiciales Autos.
Vicepresidencia de Operaciones, Claims & Transformacion

Allianz Colombia. Bogota. Carrera 13A No. 28 — 21, Piso 16
R. (316) 0246295
Gina.Garcia@allianz.co
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Cartificada

COLOMELS

De: Notificacion Judiciales <notificacionesjudiciales@allianz.co>

Enviado el: martes, 22 de agosto de 2023 10:41 a. m.

Para: Gina Paola Garcia Quintero <gina.garcia@allianz.co>; Yuli Natalia Cupasachoa Herrera
<yuli.cupasachoa@allianz.co>

Asunto: RV: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION CIVIL 1-2023-3125153

Importancia: Alta

Internal

Cordial saludo,



Se remite correo recibido en el buzdn de natificiaciones judiciales para su conocimiento y tramite pertinente. Si este e-
mail y archivos no son de su competencia, por favor devolverlo a este buzén.

Cordialmente,

Laura Daniela Ballen Cortes

Direccion de Asuntos Judiciales y Regulatorios

Vicepresidencia de Legal, Sostenibilidad y Compliance

“Integrante de un equipo lider,unido, orgulloso y comprometido con asesorar y defender a la mejor, mas
confiable y sostenible aseguradora de Colombia.”

Allianz Colombia. Bogota.

Me gusta la literatura, el cine y los deportes
M (+57) 3116848690
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Nota: Este email y los archivos transmitidos a través del mismo, solo han sido enviados a los nombres que estan en la lista de destinatarios y puede
contener informacién confidencial y/o exclusiva. Si usted no es parte de los destinatarios, por favor no lea, copie o distribuya el contenido de este email
a otras personas y notifique de inmediato al remitente. Por favor elimine el email o cualquier copia del mismo.

% Cuida el medio ambiente, no imprimas este email

De: Sandra Milena Blandon Paez <sblandon@procuraduria.gov.co>

Enviado el: viernes, 18 de agosto de 2023 15:10

Para: acastellonp@hotmail.com; acardozo@somoshazlo.com; Notificacion Judiciales
<notificacionesjudiciales@allianz.co>

CC: Martha Ligia Patron Lopez <mpatron@procuraduria.gov.co>; Patricia Ospina Vargas
<pospina@procuraduria.gov.co>

Asunto: CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION CIVIL 1-2023-3125153

Importancia: Alta

CITACION AUDIENCIA DE CONCILIACION TRAMITE IUC 2023-3125153
FECHA DE RADICACION: 9 de agosto del 2023

OBJETO: PAGO DE POLIZA

Respetados sefores,

ALLIANZ SEGUROS SA



De manera atenta me permito convocarlo(s) a la audiencia de conciliacion extrajudicial en derecho que se llevara a cabo de
forma VIRTUAL en el Centro de Conciliacion Civil de la Procuraduria General de la Nacion, por la plataforma Teams,
conforme a la solicitud anexa presentada por ALEX CARDOZO ARIAS.

FECHA AUDIENCIA: 6 de septiembre del 2023

HORA AUDIENCIA: 8:30 am

Para  cualquier inquietud puede dirigirse al  conciliador(a) MARTHA LIGIA PATRONal correo
electrénico mpatron@procuraduria.qov.co indicando en el asunto el nimero de la solicitud 1-2023-3125153.

El hecho de no comparecer podra generarle como sancién, indicio grave en contra y multa hasta por el valor de 2
SMMLYV, por falta de justificacion a imponer en un eventual proceso judicial, siempre que no justifique su inasistencia,
conforme lo consagrado en el articulo 59 de la Ley 2220 de 2022.

Finalizado el tramite conciliatorio le agradecemos diligenciar la encuesta de satisfaccion en el link:

https://forms.office.com/r/Jxg3NrjFSt.

Cordialmente,

Sandra Milena Blandon Paez
-\ Sustanciador Grado 9

: / . Procuraduria Delegada Con Funciones Mixtas 4: Para Asuntos Civiles
\—/ sblandon@procuraduria.gov.co
PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 11741

u Linea Nacional Gratuita: 01 8000 940 808
BELINACY Cra. 5% # 15 - 80, Bogota D.C., Cod. postal 110321

De: Conciliacion Civil Bogota <conciliacioncivil.bogota@procuraduria.gov.co>
Enviado el: miércoles, 9 de agosto de 2023 3:56 p. m.

Para: Sandra Milena Blandon Paez <sblandon@procuraduria.gov.co>

CC: acastellonp@hotmail.com

Asunto: RV: SOLICITUD DE CONVOCATORIA A CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

Buenas tardes:

Se envia solicitud para REPARTO



Cordial saludo,

Secretaria
Centro de Conciliacion Civil y Comercial
conciliacioncivil.bogota@procuraduria.gov.co

PBX: +57 601 587-8750 Ext IP: 13430 — 11708 - 11741

mumm Linea Gratuita Nacional: 01 8000 940 808
Calle 16 No 4-75 Torre C Piso 1°, Bogota D.C., Cod. postal 110321
GENERAL DE L RACION J P

De: Angie Castellon Pineda <acastellonp@hotmail.com>

Enviado el: miércoles, 9 de agosto de 2023 3:30 p. m.

Para: Conciliacion Civil Bogota <conciliacioncivil.bogota@procuraduria.gov.co>
Asunto: SOLICITUD DE CONVOCATORIA A CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

Senores )
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
CENTRO DE CONCILIACION DE BOGOTA

(REPARTO)

E.S.D.
PROCESO: CONCILIACION EXTRAJUDICIAL
DEMANDANTE: ALEX CARDOZO ARIAS — C.C No. 71.792.825
DEMANDADO: ALLIANZ SEGUROS S.A - N.I.T. 860.026.182-5

ANGIE JHOHANA CASTELLON PINEDA, abogada en Ejercicio, identificada con la cédula de ciudadania N.°
1.045.701.540 de Barranquilla, portadora de la T. P N.2 251.196 del C.S. de la J., con correo

electrénico acastellonp@hotmail.com correo inscrito ante el Registro Nacional de Abogados, en mi condicion
de apoderado judicial del sefior ALEX CARDOZO ARIAS mediante poder aportado con el presente escrito,
respetuosamente acudo ante esta entidad, para convocar a CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN DERECHO
de conformidad Ley 640 de 2001, en contra del a compania ALLIANZ SEGUROS S.A, identificada con Nit.
N.L.T. 860.026.182-5, domicilio en la ciudad de Bogota, en la Carrera 13A # 29 - 23 y con correo electronico
notificacionesjudiciales@allianz.co de conformidad con el documento anexo a la presente solicitud.

ANEXO:
Convocatoria de Audiencia Extrajudicial en Derecho y Anexos

Soportes Gastos de Transporte Alex Cardozo posterior al robo del
carro https://drive.google.com/drive/folders/1Lts8e1uB6y6-90UrHBbLXx6HiibQhaiH?usp=sharing




Angie Castellon Pinedo

Estratega en Civil Bienes
¥ Seguros
[~] Recuperaciondecartera@lawjuridicacomes

(® (510) 4537209 - (035) 3162402

@ @law_juridica

@ Calle 77k #57.103
Edf. Green Tower OF 1001

HAEAXAXAXXENOTICIA DE CONFORMIDAD********** Fste mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene informacion
confidencial de la Procuraduria General de la Nacidn y se encuentra protegida por la Ley. Sélo puede ser utilizada por el
personal o compaiiia a la cual esta dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor

borrarlo inmediatamente. Cualquier retencidn, difusidn, distribucion, copia o toma de cualquier accion basada en ella,
se encuentra estrictamente prohibido.



