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LAURA KATHERINE GOMEZ VILLARRAGA

De: ' LUZ AMELIA LOPEZ LOPEZ

Enviado el: miércoles, 19 de agosto de 2015 10:41 a.m.
Para: LAURA KATHERINE GOMEZ VILLARRAGA
Asunto: ' RV: BORRADOR

Datos adjuntos: TEMPORARIO.pdf

PRINCE

De: MARTHA LUCIA ARIAS OSPINA [mailto:megaseguros2058@gmail.com)
Enviado el: miércoles, 19 de agosto de 2015 10:41 a. m.

Para: LUZ AMELIA LOPEZ LOPEZ

Asunto: BORRADOR

‘,uz Amelia, adjuntamos borrador.
La vigencia de Prestaciones sociales hay que correrla los dos afios que faltaron , iria hasta 04-06-2018

Con un costo $ 5.319.249 LA DE CUMPLIMIENTO POLIZA 99400005451

la de r. civil Nro.994000000958 se prorroga hasta el 4 de 06-2016
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MARTHA LUCIA ARIAS Y CIA LTDA ™
ASESORES DE SEGUROS {g\
TELEFONOS: 884 3070 - 882 18 86 o%
CELULAR: 317 639 20 98- 317 639 20 88 L
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Buen dis
Este correo ha sido verificado por SOPHOS UTMS y esta libre de SPAM y/o Malware.

Ya visito htzIp://www.aseguradorasolidaria.com.co ?
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Aseguradora Solidaria de Colombia
ya visitd hitp://www.solidaria.com,co ?

Este mensaje es confidencial, esta amparado por secreto profesional y no puede ser usado ni divulgado por
personas distintas de su(s) destinatario(s). Si recibio esta transmisién por error, por favor avise al remitente.
Este mensaje y sus anexos han sido sometidos a programas antivirus y entendemos que no contienen virus ni
otros defectos. En todo caso, el destinatario debe verificar que este mensaje no esta afectado por virus y por
tanto Aseguradora Solidaria de Colombia no es responsable por dafios derivados del uso de este mensaje.
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