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RV: INFORME SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DESFAVORABLE - SGC 7049 - RAD. 2018-00331,
LUZ MILA DORADO GOMEZ vs NACION, INVIAS, BANCOLOMBIA, ANDRES FELIPE ORTEGA , JESUS
ORLANDO ARCOS NARVAEZ RV: INFORMACION SGC 7049

Desde Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Fecha Lun 10/03/2025 14:33
Para Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; CAD GHA

<cad@gha.com.co>
CC Informes GHA <informes@gha.com.co>

Hola Juanse. 

Cordial saludo, 

Te comparto para tu conocimiento, amablemente solicito apoyo del área con el fin de que
iniciemos los acercamientos conciliatorios con el apoderado de los demandantes. De igual
forma, quedo pendiente al reporte del memorial de apelación, muchas gracias. 

@CAD GHA chicos porfa me ayudan el correo al CT, muchas gracias. 

Cordialmente, 

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO

 

ABOGADO JUNIOR

            
CENTRO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y

REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Enviado: lunes, 10 de marzo de 2025 14:16
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Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>; Maria Alejandra Borda
<Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Cc: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: RE: INFORME SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DESFAVORABLE - SGC 7049 - RAD. 2018-00331, LUZ
MILA DORADO GOMEZ vs NACION, INVIAS, BANCOLOMBIA, ANDRES FELIPE ORTEGA , JESUS ORLANDO ARCOS
NARVAEZ RV: INFORMACION SGC 7049
 
Buena tarde doctor Juan Pablo,
 
De acuerdo con lo conversado, agradezco proceder con el recurso de apelación, no obstante,
paralelamente favor empezar a realizar acercamientos en aras de validar el ánimo conciliatorio
del abogado de victimas y confirmar si existe posibilidad de conciliación extraprocesal por
debajo del valor de la sentencia.
 
Quedo atento a cualquier duda.
 
Cordialmente,
 
Ivan Camilo Montaño Bustos | Coordinador Judicial
((601) 5922929  | , Cra. 9A # 99 – 07 Piso 14| Horario de Atención: 7:30 a.m. – 4:30 p.m.
* ivan.montano@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra página web www.laequidadseguros.coop   ingresando al banner ¿Qué hacer en caso de

siniestro?

 
 
 
 
De: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 3 de marzo de 2025 2:48 p. m.
Para: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>; Camilo Montano
<Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
CC: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Asunto: INFORME SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DESFAVORABLE - SGC 7049 - RAD. 2018-00331, LUZ MILA
DORADO GOMEZ vs NACION, INVIAS, BANCOLOMBIA, ANDRES FELIPE ORTEGA , JESUS ORLANDO ARCOS NARVAEZ
RV: INFORMACION SGC 7049
Importancia: Alta
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Estimados,
Doctores.
 
Cordial saludo,
 
En atención al proceso de la referencia, les compartimos sentencia de primera instancia
desfavorable para lo intereses de la compañía, en el cual el despacho resolvió:
 

“PRIMERO. – DECLARAR de oficio excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva en favor del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, y BANCOLOMBIA S.A por los
motivos expuestos. 
 
SEGUNDO. DECLARAR patrimonialmente responsable a los señores Andrés Felipe Ortega
Ortega y Jesús Orlando Arcos Narváez, de manera solidaria, por las lesiones causadas al
señor Jorge Eliecer Narvaez Hernández en el accidente de tránsito ocurrido el 20 de
noviembre de 2017, conforme a lo establecido en la parte motiva de la presente
providencia. 
 
TERCERO- CONDENAR a Andrés Felipe Ortega Ortega y Jesús Orlando Arcos Narváez, de
manera solidaria, a reconocer y pagar a título de perjuicios morales, en favor de los
siguientes accionantes, el valor equivalente a los salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente providencia que se expresan en la
siguiente tabla: 
 
CUARTO: CONDENAR a Andrés Felipe Ortega Ortega y Jesús Orlando Arcos Narváez de
manera solidaria, a reconocer y pagar a al señor JORGE ELIECER NARVAEZ HERNANDEZ,
a título de indemnización por daño a la salud el equivalente a diez salarios mínimos
mensuales legales (10 SMLM) vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente
providencia. 
 
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 
 
SEXTO: CONDENAR a la COMPAÑIA DE SEGUROS LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
ORGANISMO COOPERATIVO, en su condición de llamada en garantía, a reconocer el
monto de la condena impuesta en esta providencia, hasta el límite del valor asegurado
actualizado, en virtud de la póliza de seguros número N°AA044574. 
 
SEPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda 
 
OCTAVO: Condenar en costas a Andrés Felipe Ortega y Jesús Orlando Arcos Narvaez,
por la suma correspondiente a UN SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL (1 SMLMV) vigente
a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, de manera solidaria. 
 
NOVENO: Ejecutoriada la presente providencia, ARCHIVESE EL EXPEDIENTE.”

 
Conforme con lo anterior a la compañía le corresponde cancelar la suma de $99,868,500.00,
descrito de la siguiente forma:
 

En favor de Concepto SALARIOS  TOTAL, EN SALARIOS DE
2025

Jorge Eliecer
Narváez Hernández Perjuicios morales 10 S.M.L.M.V $ 14,235,000

Daño a la Salud 10 S.M.L.M.V $ 14,235,000
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Jhonier Danilo
Narváez Meneses Perjuicios morales 10 S.M.L.M.V $ 14,235,000

Angie Lizeth
Narváez Maneses Perjuicios morales 10 S.M.L.M.V $ 14,235,000

Jorge Luis Narváez
Meneses Perjuicios morales 10 S.M.L.M.V $ 14,235,000

Moisés Narváez
Fernández Perjuicios morales 10 S.M.L.M.V $ 14,235,000

Marleny Narváez
Hernández Perjuicios morales 5 S.M.L.M.V $ 7,117,500

María del Carmen
López Hernández Perjuicios morales 5 S.M.L.M.V $ 7,117,500

Total, Condena en primera instancia $ 99,645,000.00

Cobertura.
(Lesiones, Muerte y/o Daños a Bienes de Terceros)

 $                   
2,000,000,000.00

Deducible  $                          
1,200,000.00

Total, Condena en primera instancia  $                        
98,445,000.00

COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA (1) S.M.L.M.V 2025  $                          
1,423,500.00

Total, valor Equidad  $                        
99,868,500.00

 
 
En atención a la solicitud elevada a través de llamada telefónica, informamos que,
consideramos pertinente presentar el recurso de apelación, teniendo en cuenta que
desconocemos si la parte actora apelará la sentencia de primera instancia y, en caso tal de
que lo haga y no lo presentemos, correríamos el riesgo de que los demandantes sean
apelantes únicos, teniendo como únicos argumentos a analizar por parte del ad quem  los
presentados por ellos.
 
Ahora bien, frente al fondo del asunto, vemos que el despacho reconoció los perjuicios
efectivamente probados, de modo que no tasó excesivamente el valor de los mismos; pues
reconoció una indemnización que asciende a 20SMMLV por daño moral y daño a la salud a la
víctima directa, y lo correspondiente al daño moral para las víctimas indirectas conforme a los
baremos previstos por el Consejo de Estado. Sin embargo, redujo dicha indemnización en un
50% por la concurrencia de culpas, habida cuenta que el demandante transitaba sin medidas
de protección, ni licencia de conducción. Lo anterior, considerando que, si bien no hubo
dictamen de pérdida de capacidad laboral, se allegó un dictamen del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuyas conclusiones fueron que el demandante sufrió una
fractura de peroné, lo que le produjo una incapacidad médico legal definitiva de 35 días. Por
otro lado, el despacho dejó de reconocer lo correspondiente al lucro cesante, precisamente
por la ausencia de dictamen de pérdida de capacidad laboral.
 
Con base en todo lo anterior, estimamos que la condena fue razonable y puede llegar a ser
mayor en segunda instancia, dado que eventualmente podría reconocerse lucro cesante aun
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con la falta de dictamen de la Junta Regional de Invalidez. Sin embargo, reiteramos que es
riesgoso no presentar recurso de apelación, por lo que la sugerencia sería radicarlo y
eventualmente llegar a conciliación mediante la audiencia prevista en el artículo 247 del
CPACA, o suscribir un contrato de transacción junto con el desistimiento del recurso. Ello, bajo
el entendido que efectivamente hubo culpa del vehículo asegurado que influyó en la
causación del daño, debido a la invasión de carril.
 
Conforme a lo anterior, quedamos muy atentos a sus valiosos comentarios en aras de iniciar
acercamientos conciliatorios con el apoderado del demandante y dar por terminado el
presente asunto.
 
Adjuntamos soporte documental. 
 
Cordialmente,

 

JUAN PABLO MEDINA CAMPIÑO
 ABOGADO JUNIOR

          

  

CENTRO DE ANÁLISIS DE

INFORMACIÓN Y REPORTES

  +57 310 8900998

  medina@gha.com.co 

 GHA.COM.CO

 
 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier
uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Camilo Montano <Camilo.Montano@laequidadseguros.coop>
Enviado: miércoles, 26 de febrero de 2025 15:10
Para: Juan Pablo Medina Campiño <jmedina@gha.com.co>
Cc: Maria Alejandra Borda <Maria.Borda@laequidadseguros.coop>
Asunto: INFORMACION SGC 7049
 
 
 
Respetado doctor Juan Pablo,
 
Dando alcance a lo conversado hace unos minutos, agradezco la remisión del informe de
sentencia y concepto sobre apelación.
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Muchas gracias.
 
 
Cordialmente,
 
Ivan Camilo Montaño Bustos | Coordinador Judicial
((601) 5922929  |Cel 313-333-0839 I , Cra. 9A # 99 – 07 Piso 14| Horario de Atención: 7:30 a.m. – 4:30 p.m.
* ivan.montano@laequidadseguros.coop | + www.laequidadseguros.coop | Bogotá – Colombia
 

 
P Antes de imprimir, piense en su compromiso con el medio ambiente.
 
NOTA CONFIDENCIAL. "La información contenida en este correo y en sus anexos y/o archivos adjuntos, es confidencial y tiene carácter reservado. La

misma es propiedad de La Equidad Seguros O.C. y está dirigida para conocimiento estricto de la persona o entidad destinataria(s), quien es (son)

responsable(s) por su custodia y conservación. Si  no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o  copia de este mensaje es

prohibida y será sancionada por la ley. Si por error  recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido  inmediatamente. La compañía

no es responsable por la transmisión de virus informáticos, ni por las opiniones expresadas en este mensaje, ya que estas son exclusivas del autor.

 

Recuerda ahora puedes reportar tu reclamo en nuestra página web www.laequidadseguros.coop   ingresando al banner ¿Qué hacer en caso de

siniestro?

 

10/3/25, 15:21 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQAE2QtvJJHUPmuqoXoLXybTE%3D 6/6

mailto:%20ivan.montano@laequidadseguros.coop
http://www.laequidadseguros.coop/

