
30/1/24, 14:06 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQtNDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFlYmM1ZgAQAKj6oZDsJk1LueO95FduJds%3D 1/10

RV: RUP18 - Honorarios - RAD: 2023-00250 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA VS.
INGASYC S.A.S.

Facturacion <facturacion@gha.com.co>
Mar 30/01/2024 14:03
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​
Buen dia, Cad

Por favor carga correo como Honorarios al case.

Cordialmente, 

 

VALENTINA TAMAYO ORTEGA

 

 

AUXILIAR DE FACTURACION
             ÁREA FINANCIERA

  +57 315 577 6200

  facturacion@gha.com.co

   gha.com.co 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida

en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información

aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus

adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in
this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,
confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: JORGE NOEL VEGA SARMIENTO <jvega@solidaria.com.co>
Enviado: jueves, 11 de enero de 2024 10:39
Para: Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Asunto: RUP18 - Honorarios - RAD: 2023-00250 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA VS. INGASYC S.A.S.
 

No suele recibir correos electrónicos de jvega@solidaria.com.co. Por qué esto es importante

Valentina buenos días
 
Para el presente caso se autorizaron honorarios por la presentación de la demanda y auto admisorio de 8 SMMLV, y si se
recobra judicialmente sumas superiores a $700.000.000 se reconocerá como honorarios de éxito hasta doce por ciento 12% del
valor recaudado y se descontará los honorarios pagados con ocasión al auto admisorio de la demanda.
 
 
Cordialmente,
 
JORGE VEGA SARMIENTO
Abogado Gerencia de Indemnizaciones Seguros Generales
Dirección General
Calle 100 No 9A – 45
Tel 3185 893722
Bogotá – Col.

 
De: Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Enviado el: martes, 9 de enero de 2024 11:56
Para: JORGE NOEL VEGA SARMIENTO <jvega@solidaria.com.co>
CC: GERMAN LONDOÑO GIRALDO <glondono@solidaria.com.co>
Asunto: RV: PROCESO: RUP18 - RAD: 2023-00250 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA VS. INGASYC S.A.S.
 
Buenos días estimado Dr.
 
Comedidamente reiteramos solicitud de confirmación de honorarios del proceso en referencia,
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Quedo atenta a sus comentarios,

Cordial saludo,
 

 

VALENTINA TAMAYO ORTEGA

 

 

AUXILIAR DE FACTURACION

            

ÁREA FINANCIERA

 
+57 315 577 6200

 
facturacion@gha.com.co

 

 gha.com.co 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida
en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in

this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,

confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: Valentina Tamayo Ortega <facturacion@gha.com.co>
Enviado: viernes, 29 de diciembre de 2023 11:08
Para: jvega@solidaria.com.co <jvega@solidaria.com.co>
Asunto: RV: PROCESO: RUP18 - RAD: 2023-00250 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA VS. INGASYC S.A.S.
 
Buenos días estimado Dr.
 
Comedidamente solicito de su colaboración confirmándonos el valor de los honorarios del proceso en referencia,
 
Quedo atenta a sus comentarios,
 
Cordial saludo,

 

VALENTINA TAMAYO ORTEGA

 

 

AUXILIAR DE FACTURACION

            

ÁREA FINANCIERA

 
+57 315 577 6200

 
facturacion@gha.com.co
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 gha.com.co 

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida
en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus
adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in

this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both,

confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 

De: Informes GHA <informes@gha.com.co>
Enviado: martes, 18 de julio de 2023 17:03
Para: JORGE NOEL VEGA SARMIENTO <jvega@solidaria.com.co>
Cc: Angie Nathalia Zambrano Almonacid <azambrano@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Facturacion GHA
<facturacion@gha.com.co>
Asunto: PROCESO: RUP18 - RAD: 2023-00250 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA VS. INGASYC S.A.S.
 
Buenas tardes, apreciado doctor Jorge 

Comedidamente informamos que en el proceso de la referencia el 16 de mayo de 2023 se radicó  demanda ejecutiva. 

Posterior a esto, mediante Auto del 28 de junio del 2023, notificado el 29 de junio del 2023, por el cual el Juzgado 46 Civil del
Circuito de Bogotá  resolvió :  
 

“PRIMERO: LIBRAR mandamiento de pago de mayor cuantía a favor de la Aseguradora Solidaria de Colombia — Entidad
Cooperativa, identificada con el Nit nro. 860.524.654-6, en contra de Ingasyc S.A.S., identificada con el Nit nro. 900.844.354-9, por
las siguientes sumas de dinero:  
 
- Por el pagaré nro. 380P007009:  
 
1.1) $1.248.609.634 m/cte., correspondiente al capital incorporado en el evocado título.  
1.2) De acuerdo con lo indicado en el pagaré, por los intereses de mora sobre la anterior obligación, liquidados a la tasa máxima
legal permitida que para tal efecto certifique la Superintendencia Financiera de Colombia desde la fecha de presentación de la
demanda y hasta que se verifique el pago de la obligación.  
 
SEGUNDO: Sobre costas del proceso y agencias en derecho se resolverá oportunamente.  
 
TERCERO: ORDENAR al demandado pagar la obligación aquí ejecutada dentro del término de cinco (5) días siguientes a la
notificación de esta providencia, informándoles que cuentan con el término de diez (10) días para excepcionar, de conformidad
con los artículos 431 y 442 ibídem.  
 
CUARTO: RECONOCER personería para actuar a la abogada Gustavo Alberto Herrera Ávila como apoderado judicial de la
sociedad ejecutante.  
 
2.- COMUNÍQUESE esta decisión por estado electrónico según lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020 del
Consejo Superior de la Judicatura”. 

 
También, mediante Auto del 28 de junio, notificado el 29 de junio de 2023, por el cual el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogotá
resolvió :  
 

“PRIMERO: DECRETAR el embargo y retención de las sumas de dinero depositadas por cualquier concepto en las cuentas
bancarias a nombre de la ejecutada, en las entidades financieras señaladas en el memorial contentivo de las medidas cautelares
allegado con la demanda. Ofíciese respectivamente y remítase a dichas entidades financieras, limitando la anterior medida a la
suma de $1.872.914.451 m/cte., haciendo las advertencias de ley, señalando lo concerniente a los topes de inembargabilidad e
indicando que la respuesta debe ser comunicada al correo institucional del juzgado, j46cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co.  
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Some people who received this message don't often get email from jvega@solidaria.com.co. Learn why this is important

 
COMUNÍQUESE esta decisión por estado electrónico según lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020 del
Consejo Superior de la Judicatura”. 

 
Es importante indicar que la contingencia se califica como EVENTUAL por las siguientes razones: 
 
Lo primero que debe tomarse en consideració n es que contamos con un título valor exigible, como lo es el Pagaré  No. 380P007009
cuyos espacios en blanco fueron diligenciados conforme la carta de instrucciones suscrita por la empresa INGASYC S.A.S., la cual
indica en sus numerales 1 y 2 que dicho título valor podría ser diligenciado en el evento en que los firmantes resultaran deudores
por la afectació n de pó lizas con las cuales se hayan garantizado sus obligaciones contractuales, como ocurrió  en el caso de la Pó liza
Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales No. 380-47-994000100486. De modo que en el ejercicio del derecho de subrogació n
que le asiste a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. ante el pago del siniestro nos encontramos frente a una obligació n
clara, expresa y actualmente exigible. 
 
Sin embargo, debe decirse que, aunque la obligació n es jurídicamente exigible y consta en un título valor, no hay certeza de que el
patrimonio de los deudores perseguido a travé s de medidas cautelares alcance a cubrir la deuda. De tal suerte que, al no existir
certeza sobre el efectivo recaudo de la obligació n, por ausencia de concurrencia entre el patrimonio perseguido y la suma
adeudada, la contingencia del proceso se califica como EVENTUAL. 
 
Todo lo anterior, sin perjuicio del cará cter contingente del proceso. 
 
Quedamos atentos a sus valiosos comentarios. 

CAROLINA BENITEZ FREYRE  
Abogada Informes  

   
       
   
      www.gha.com.co  

 315 577 6200  
   
dbenitez@gha.com.co   
   
  

Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la
información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo
acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor
contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.  
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the
information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained
herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a
copy of the mail as well as its attachments  
 
 
 

De: JORGE NOEL VEGA SARMIENTO <jvega@solidaria.com.co>
Enviado: sábado, 15 de abril de 2023 15:32
Para: Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>
Cc: Angie Nathalia Zambrano Almonacid <azambrano@gha.com.co>; MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: RE: RUP18 - PODER SUSCRITO - ASIGNACIÓN SUBROGACIÓN SINIESTRO INGASYC S.A.S.
 

Buenas tardes
 
Adjunto poder suscrito y autenticado, certificado reciente de Superfinanciera.
 
 
Cordialmente,
 
JORGE VEGA SARMIENTO
Abogado Gerencia de Indemnizaciones Seguros Patrimoniales
Dirección General
Tel. 318 5893722
Calle 100 No 9A – 45 Piso 12 torre 3.
Bogotá – Col.
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De: Angie Nathalia Zambrano Almonacid <azambrano@gha.com.co>
Enviado el: jueves, 13 de abril de 2023 10:09
Para: GERMAN LONDOÑO GIRALDO <glondono@solidaria.com.co>; JORGE NOEL VEGA SARMIENTO <jvega@solidaria.com.co>
CC: MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>; Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas
Buitrago <srojas@gha.com.co>
Asunto: RUP18 - ASIGNACIÓN SUBROGACIÓN SINIESTRO INGASYC S.A.S.
 
Cordial saludo, estimados: 
 
Mediante el presente solicito su amable colaboración, procediendo con el trámite de firma del poder adjunto por parte del representante legal.  
 
Una vez el documento cumpla con lo requerido, deberá ser remitido al correo de 
notificaciones@gha.com.co, con copia a los correos azambrano@gha.com.co y mcagudelo@gha.com.co. 
 

Por otra parte, me permito indicar que el Pagare en original junto a la Carta de Instrucciones, podrán ser enviados a la Calle 69 No. 4 - 48, Oficina 502, en
la ciudad de Bogotá.
 
Agradezco sus buenos oficios y quedo atenta a su pronta colaboración. 
 

Angie Nathalia 
Zambrano

 Abogada Junior

 
    

 
      www.gha.com.co

                       

 3165364057 

 (601) 7616436 
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 azambrano@gha.com.co

 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida
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confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments. 
 

De: JORGE NOEL VEGA SARMIENTO <jvega@solidaria.com.co>
Enviado: lunes, 10 de abril de 2023 10:39
Para: MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>
Asunto: RE: RUP18 - ASIGNACIÓN SUBROGACIÓN SINIESTRO INGASYC S.A.S.
 
Dra. Maria Camila buenos días, reciba un cordial saludo.
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Gracias por su contestación, adjunto copia del pagaré suscrito por la persona jurídica para su información y gestiones pertinentes,
agradezco nos confirmen la dirección para el envío del original, su diligenciamiento y presentación.    
 
Cordialmente,
 
 
JORGE VEGA SARMIENTO
Abogado Gerencia de Indemnizaciones Seguros Patrimoniales
Dirección General
Tel. 318 5893722
Calle 100 No 9A – 45 Piso 12 torre 3.
Bogotá – Col.

 
De: MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>
Enviado el: lunes, 10 de abril de 2023 10:16
Para: JORGE NOEL VEGA SARMIENTO <jvega@solidaria.com.co>
CC: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>; GERMAN LONDOÑO
GIRALDO <glondono@solidaria.com.co>
Asunto: RE: RUP18 - ASIGNACIÓN SUBROGACIÓN SINIESTRO INGASYC S.A.S.
 
Estimado Doctor Jorge: 
 
Agradecemos la confianza depositada en nosotros. Comedidamente confirmamos que aceptamos la asignación para defender
los intereses de la Compañía en la acción que se promoverá contra todas  las personas jurídicas y naturales que suscribieron
contragarantía.
 
En tal virtud, informamos que en correo posterior enviaremos el formato de poder para promover la acción judicial, y así mismo,
coordinaremos lo pertinente para recoger el original del pagaré y la carta de instrucciones en el momento oportuno.
 
Gracias por su atención y cordial saludo.
 
 

María Camila Agudelo
 Coordinador Regional Bogotá

 
    

 
      www.gha.com.co

                       

 318 380 0187- 315 5776200 
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 (60) (2) 669 4075 - (60) (1) 743

6592

 mcagudelo@gha.com.co 

 

 
Aviso de Confidencialidad:  La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida
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Some people who received this message don't often get email from jvega@solidaria.com.co. Learn why this is important

aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus

adjuntos.
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De: JORGE NOEL VEGA SARMIENTO <jvega@solidaria.com.co>
Enviado: miércoles, 5 de abril de 2023 14:47
Para: MARÍA CAMILA AGUDELO ORTIZ <mcagudelo@gha.com.co>
Cc: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>; GERMAN LONDOÑO
GIRALDO <glondono@solidaria.com.co>
Asunto: RUP18 - ASIGNACIÓN SUBROGACIÓN SINIESTRO INGASYC S.A.S.
 

Dra. Maria Camila buenas tardes.  
 
De manera atenta nos permitimos solicitarles el análisis y aceptación de la siguiente asignación para ejercer las acciones de recobro o
subrogación al contratista INGASYC S.A.S.,  con ocasión al pago e indemnización del siniestro No. 2021-380-47-3180, cuyo antecedentes
conoce la oficina GHA, teniendo en cuenta el apoyo en el proceso sancionatorio.
 
Asegurado FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
Valor Indemnizado $ 1.248.609.634.00

Amparos afectados: Cumplimiento y Anticipo.
 
Nos encontramos a la espera de la respuesta de la agencia para que nos envíen imagen escaneada y física del pagaré o contragarantía
suscrita por el tomador, para su análisis y definición, en  caso de requerir información adicional agradecemos nos la haga saber para su
envío.
 
En esperemos su confirmación y/o pronunciamiento.
 
 
Cordialmente,
 
JORGE VEGA SARMIENTO
Abogado Gerencia de Indemnizaciones Seguros Patrimoniales
Dirección General
Tel. 318 5893722
Calle 100 No 9A – 45 Piso 12 torre 3.
Bogotá – Col.
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