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RV: PAGO DE SENTENCIA SINIESTRO LO-2019-214-1183 PLACA: QGC067 DTE: JOSE
EFRAIN VALLEJO ROMERO; ANGELA YAMIRA

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Jue 07/03/2024 14:50

Para:Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>
CC:Informes GHA <informes@gha.com.co>;CAD GHA <cad@gha.com.co>;Maria Fernanda L6pez Donoso
<mflopez@gha.com.co>;Aura Maria Coral Guerra <acoral@gha.com.co>

Buenas tardes, doctoras

Se reenvia correo para su conocimiento.
Soporte de pago.

Proceso N° 13095

Muchas gracias.

De: QUINTERO, KIRA <KIRA.QUINTERO@libertyseguros.co>

Enviado: jueves, 7 de marzo de 2024 10:47

Para: Gustavo Alberto Herrera Avila <gherrera@gha.com.co>

Asunto: RV: PAGO DE SENTENCIA SINIESTRO LO-2019-214-1183 PLACA: QGC067 DTE: JOSE EFRAIN VALLEJO
ROMERO; ANGELA YAMIRA

Etimados

Remito soporte de consignacion de condena impuesta a la compafia.

Detalle del pago

v Transaccion realizada exitosamente.

Quedo atenta,

Cordialmente,

Kira Karolina Quintero Angarita
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Abogada de Litigios
Vicepresidencia Legal y de Compliance

Liberty Seguros
Calle 72 # 10- 07, Bogota, Colombia
Tel: +57310 3300 Ext 1601527

De: PINILLA, LILIANA <Liliana.Pinilla@Libertycolombia.com>

Enviado el: lunes, 4 de marzo de 2024 2:11 p. m.

Para: BONILLA, JUAN <Juan.Bonilla@Libertycolombia.com>

CC: QUINTERO, KIRA <KIRA.QUINTERO@libertycolombia.com>

Asunto: RE: PAGO DE SENTENCIA SINIESTRO LO-2019-214-1183 PLACA: QGC067 DTE: JOSE EFRAIN VALLEJO
ROMERO; ANGELA YAMIRA

Ok pagado

Detalle del pago

v Transaccion realizada exitosamente.

Direccion IP:
Empresa:

Valor de compra:
Valor IVA:

Factura:
Descripcion:
Fecha de creacidn:
Cuenta a debitar:
Realizado por:
Cus:

Referencia 1: 136 226 122 177
Referencia 2: N

Referencia 3: FEEEEEEE80
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Saludos

Tesoreria LP
Vicepresidencia de Finanzas

Liberty Seguros
Calle 72 # 10- 07, Bogota, Colombia

De: BONILLA, JUAN <Juan.Bonilla@Libertycolombia.com>

Enviado el: viernes, 1 de marzo de 2024 10:18 a. m.

Para: PINILLA, LILIANA <Liliana.Pinilla@Libertycolombia.com>

CC: QUINTERO, KIRA <KIRA.QUINTERO@libertycolombia.com>

Asunto: RV: PAGO DE SENTENCIA SINIESTRO LO-2019-214-1183 PLACA: QGCO067 DTE: JOSE EFRAIN VALLEJO
ROMERO; ANGELA YAMIRA

Buen dia Liliana;
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Agradecemos el pago a banco agrario de acuerdo a las indicaciones de la abogada, adjunto soportes y
orden de pago, gracias !

. |
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Sistema principal: | OTAPP Puerto: | - ID de estacion de trabajo:

LIBERTY
SHNPAVDO4-RPANDS EDNEULTQE DE DHQENEE DE PQED

2019 214 0001183 Co 0 Agente

M
DEP JUDI
BANCO AGRARIO

23 1902 - Sesién iniciada satisfactoriamente

Saludos

Cordialmente

Juan Bonilla Zuluaga
Analista de cuentas por pagar
Vicepresidencia de Finanzas

Liberty Seguros
Calle 72 # 10- 07, Bogota, Colombia
Tel: +571 3103300 Ext 0368605

De: QUINTERO, KIRA <KIRA.QUINTERO@libertycolombia.com>

Enviado el: jueves, 29 de febrero de 2024 9:39 a. m.

Para: BONILLA, JUAN <Juan.Bonilla@Libertycolombia.com>

CC: BURGOS, MIRIAN <Mirian.Burgos@Libertycolombia.com>; SANCHEZ, TERESA
<Teresa.Sanchez@Libertycolombia.com>; Castro, Ana <Ana.Castro@Libertycolombia.com>; CLEVES, MAURICIO
<Mauricio.Cleves@Libertycolombia.com>

Asunto: PAGO DE SENTENCIA SINIESTRO LO-2019-214-1183 PLACA: QGC067 DTE: JOSE EFRAIN VALLEJO ROMERO;
ANGELA YAMIRA

Estimado Juan

Por medio del presente, solicito tu ayuda para dar tramite a constitucion de deposito judicial para el pago de
una sentencia:

SINIESTRO LO-2019-214-1183
No. DE POLIZA* 5
DEPOSITO JUDICIAL BANCO AGRARIO
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Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

NIT 800.037.800-8

NOMBRE DEL JUZGADO* : JUZGADO  SEGUNDO  CIVIL DEL
CIRCUITO TUMACO -NARINO

CODIGO DEL JUZGADO* : 528353103002

CUENTA DEL JUZGADO: 528352031002

NUMERO DE PROCESO 23 digitos™ : 52835310300220210006100

TIPO DE IDENTIFICACION DEL | CC

DEMANDANTE (NIT, CC. ETC)*

IDENTIFICACION DEMANDANTE*: 1004603276

RAZON SOCIAL /NOMBRE | JOSE EFRAIN VALLEJO ROMERO
DEMANDANTE* :

TIPO DE IDENTIFICACION DEL | NIT

DEMANDADO (NIT, CC. ETC)*

IDENTIFICACION DEMANDADO* : 8600399880

RAZON SOCIAL /NOMBRES | LIBERTY SEGUROS S.A.
DEMANDADO¥*:

ACTO ADMINISTRATIVO* SENTENCIA

VALOR DE LA OPERACION * $211.586.524 +10.770
TOTAL $211.597.294

TIPO DE PAGO (PARCIAL/FINAL)* PARCIAL

FECHA MAXIMA DE PAGO* 5/03/2023

Estimadas Mirian, Ana Uz y Teresa, les confirmo que se procedera a dar tramite al pago de la sentencia

Cordialmente,

Kira Karolina Quintero Angarita
Abogada de Litigios
Vicepresidencia Legal y de Compliance

Liberty Seguros
Calle 72 # 10- 07, Bogota, Colombia
Tel: +57310 3300 Ext 1601527

Mi dia de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a
responder fuera de tu horario laboral.

Este correo electrénico contiene informacion confidencial y también puede contener informacion
privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario, se le notifica que
cualquier distribucion, uso o copia de la misma esta estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo
por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envio y borrarlo definitivamente
de su sistema.

Mi dia de trabajo y horario pueden no ser los mismos que los tuyos. No te sientas obligado a
responder fuera de tu horario laboral.

Este correo electrénico contiene informacion confidencial y también puede contener informacion
privilegiada. Es para uso exclusivo del destinatario. Si usted no es el destinatario, se le notifica que
cualquier distribucion, uso o copia de la misma esta estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo
por error le solicitamos notificar inmediatamente a la persona que lo envio y borrarlo definitivamente
de su sistema.
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