30/8/24, 8:16 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

RE: ASIGNACION PROCESAL || RV: AUTO TERMINA PROCESO POR PAGO || JHON FABER GAVIRIA SOTO Y OTRO || 20220035999 || BBVA VIDA
|| NUMERO DE CASE-12191

Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>
Jue 29/08/2024 18:09
Para:CAD GHA <cad@gha.com.co>

CC:Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>
Estimados compafieros, muy buenas tardes,

Amablemente solicito su valiosa ayuda cargando la cadena del correo.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muioz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo
Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email
and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>

Enviado: jueves, 29 de agosto de 2024 18:02

Para: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Asunto: RE: ASIGNACION PROCESAL || RV: AUTO TERMINA PROCESO POR PAGO | | JHON FABER GAVIRIA SOTO Y OTRO || 20220035999 | | BBVA VIDA || NUMERO DE CASE-12191

Buenas tardes estimada Darlyn.

Me permito informar que el dia de hoy pude establecer comunicacién telefénica con el apoderado de la parte demandante quien afirma que no desistira del recurso de
apelacion teniendo en cuenta que, con el fin de realizar el pago, la aseguradora procedié a consultar a Banco BBVA el saldo insoluto de la deuda cancelando el mismo y
los respectivos intereses. No obstante lo anterior, la sentencia cuya ejecucion se persigue fijo los intereses del articulo 1080 del C.Co resultando en una operacion
matemadtica diferente.

Por lo anterior afirma que la aseguradora no ha cubierto la totalidad de la condena impuesta.

Atentamente,

Daniel Lozano Villota

Abogado Junior

Email: dlozano@gha.com.co | 300 4437717

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccién, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo
Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email
and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado: miércoles, 28 de agosto de 2024 6:57

Para: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Asunto: RE: ASIGNACION PROCESAL | | RV: AUTO TERMINA PROCESO POR PAGO | | JHON FABER GAVIRIA SOTO Y OTRO || 20220035999 | | BBVA VIDA | | NUMERO DE CASE-12191

Estimado Daniel, muy buenos dias,
Amablemente reitero solicitud. Porfa tu valiosa ayuda confirmamos si tenemos alguna novedad del ejecutante.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muinoz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo
Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email
and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado: jueves, 22 de agosto de 2024 07:11

Para: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera <mayala@gha.com.co>

Asunto: RE: ASIGNACION PROCESAL | | RV: AUTO TERMINA PROCESO POR PAGO | | JHON FABER GAVIRIA SOTO Y OTRO || 20220035999 | | BBVA VIDA || NUMERO DE CASE-12191

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQINDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFIYmM1ZgAQAF CXJxVZHutCpvxFbmf60SE%3D 2/5


http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA

30/8/24, 8:16 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

Estimado Daniel, muy buenos dias,
Amablemente solicito tu valiosa ayuda confirmamos si teneos alguna novedad del ejecutante.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muioz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacién, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo
Electronico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informaciéon aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email
and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado: viernes, 16 de agosto de 2024 18:36

Para: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>

Asunto: RE: ASIGNACION PROCESAL | | RV: AUTO TERMINA PROCESO POR PAGO | | JHON FABER GAVIRIA SOTO Y OTRO || 20220035999 | | BBVA VIDA | | NUMERO DE CASE-12191

Estimado Daniel, muy buenas tardes,
Amablemente solicito tu valiosa ayuda confirmamos si teneos alguna novedad del ejecutante.

Muchas gracias, siempre cordial,

Darlyn Marcela Muioz Nievez

Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
ABOGADOS & ASOCIADOS Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688

gha.com.co

o
[EJHERRERA J L2

ORGULLOSAMENTE INCONDICIONALES GH:’ 'Z.i’ijg;s& 1 ”,w, -
cociados

Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADhkZDkzMmEyLTc2NDQINDkwMS04ODVhLTZjZjU5YjFIYmM1ZgAQAF CXJxVZHutCpvxFbmf60SE%3D 3/5


http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA
http://gha.com.co/
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
http://linkedin.com/company/gha-abogados-asociados
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.instagram.com/gha.abogados/
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/gherrerabogados/?ref=br_rs
https://twitter.com/GHAbogadosA
https://twitter.com/GHAbogadosA

30/8/24, 8:16 Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook

Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email
and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>

Enviado: martes, 13 de agosto de 2024 09:20

Para: Daniel Lozano Villota <dlozano@gha.com.co>

Cc: Ana Maria Barén Mendoza <abaron@gha.com.co>; Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>; Mayerly Ayala Rivera
<mayala@gha.com.co>; Andres Felipe Aguilar Duran <aaguilar@gha.com.co>; Maria Fernanda Lépez Donoso <mflopez@gha.com.co>

Asunto: ASIGNACION PROCESAL | | RV: AUTO TERMINA PROCESO POR PAGO || JHON FABER GAVIRIA SOTO Y OTRO | | 20220035999 | | BBVA VIDA | | NUMERO DE CASE-12191

Estimado Daniel, muy buenos dias,

Amablemente solicito tu valiosa ayuda contactando al apoderado de la parte ejecutante con el fin de confirmar si desistira del recurso de apelacion que formulé en este
caso, en atencion a que los pagos ya estan efectuados a favor del demandante. Porfa verifica cuales fueron las medidas cautelares decretadas en contra de la Compafiia
y confirma que los oficios sean emitidos y enviados a las entidades correspondientes.

Tus términos seran los siguientes:

Vencimiento interno y real: 16 de agosto del 2024

ANDRES: porfa tu valiosa ayuda enviando a Daniel el link del expediente digital.

Muchas gracias, siempre cordial,

s Darlyn Marcela Muiioz Nievez
Coordinadora Regional Sur Occidente

Email: dmunoz@gha.com.co | 311 388 8049

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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Aviso de Confidencialidad: La reproduccion, copia, publicacion, revelacion y/o distribucion, asi como cualquier uso comercial o no comercial de la informacién contenida en este Correo
Electrénico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacién aqui contenida debe
manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email
and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and
reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.

De: Andres Felipe Aguilar Duran <aaguilar@gha.com.co>

Enviado: martes, 13 de agosto de 2024 07:00

Para: Ana Maria Baron Mendoza <abaron@gha.com.co>; Darlyn Marcela Mufioz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Maria Camila Agudelo Ortiz <mcagudelo@gha.com.co>; Santiago
Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>; Informes GHA <informes@gha.com.co>

Cc: Maria Fernanda Lépez Donoso <mflopez@gha.com.co>

Asunto: AUTO TERMINA PROCESO POR PAGO || JHON FABER GAVIRIA SOTO Y OTRO || 20220035999 | | BBVA VIDA || NUMERO DE CASE-12191
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Cordial saludo Dres,

Por medio de la presente, me permito reportar el auto notificado por estados el dia 12-08-2024

Correo: Brahiam Stiven Espejo Daza - Outlook
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76001400302520220035999

DEMANDADO

BBVA VIDA

Adjunto pieza la cual también fue reportada en Case

PRIMERO: DECLARAR terminada la ejecucidn, exclusivamente, respecto al pago de las costas procesales ordenados en el mandamiento de pago a la entidad BBVA
Seguros de Vida S.A., (numeral sexto sentencia 059 del 9 de diciembre de 2022), junto con el pago de las costas procesales ordenadas en el tramite de ejecucion de las

mismas, por pago total de la obligacion.

Lo anterior, sin perjuicio del tramite de las actuaciones que se adelantan dado que el recurso de apelacién frente al mandamiento de pago fue concedido en el efecto

devolutivo.

SEGUNDO: ORDENAR la entrega de los depdsitos por la suma de $4.200.000 y $210.000 a favor de la parte demandante Tito Andrés Lopez Soto y Jhon Faber Gaviria
Soto, elaborando las érdenes judiciales de pago, previo fraccionamiento de los titulos, por el 50% a favor de cada uno de los demandantes.

TERCERO: ORDENAR el levantamiento de medidas cautelares ordenadas en contra de BBVA Seguros de Vida S.A., dado que las mismas se decretaron exclusivamente
para respaldar las sumas que ya fueron sufragadas por la parte ejecutada. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas cautelares que deban decretarse en el evento en que
el Superior Funcional revoque el auto que nego el mandamiento de pago por sumas adicionales, que profirié este Despacho.

Agradezco su atencion

Cordialmente

L,
L

gha.com.co

Andres Felipe Aguilar Duran

Dependiente Judicial

Email: aaguilar@gha.com.co | 321 697 6657

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200
Bogota - Calle 69 # 4 - 48 Of 502 | +57 317 379 5688
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adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la informacion aqui contenida debe manejarse de manera confidencial y

reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, asi como de sus adjuntos.
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