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RV: SOLICITUD PAGO - SENTENCIA LUZ MARY SOTO GRAJALES

Informes GHA <informes@gha.com.co>
Vie 12/04/2024 13:10
Para:​CAD GHA <cad@gha.com.co>​

CARGAR

De: Santiago Rojas Buitrago <srojas@gha.com.co>
Enviado: viernes, 12 de abril de 2024 12:58
Para: Informes GHA <informes@gha.com.co>; Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>; Ana María
Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>
Asunto: Fwd: SOLICITUD PAGO - SENTENCIA LUZ MARY SOTO GRAJALES
 

Obtener Outlook para iOS

De: DIEGO ALEJANDRO MOYANO FIQUE <diegoalejandro.moyano@bbva.com>
Enviado: Friday, April 12, 2024 12:59:33 PM
Para: MARIBEL SANDOVAL VARON <maribel.sandoval.varon@bbva.com>
Cc: EDWIN GERMAN DIAZ GARZON <edwingerman.diaz@bbva.com>; Santiago Rojas Buitrago
<srojas@gha.com.co>
Asunto: Re: SOLICITUD PAGO - SENTENCIA LUZ MARY SOTO GRAJALES
 

No suele recibir correos electrónicos de diegoalejandro.moyano@bbva.com. Por qué esto es importante

Maribel 
Buen día 

Adjunto envío comprobante de consignación cheque

https://aka.ms/o0ukef
https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification
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Cordial saludo,
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Diego Alejandro Moyano Fique 
BBVA Seguros generales S.A. 
Auxiliar Indemnizaciones

Tel. +57 1 2191100, Ext 31313
diegoalejandro.moyano@bbva.com
Dirección: Carrera 9 No. 72-21 Piso 8 
Bogotá - Colombia

El mar, 9 abr 2024 a las 8:25, ALEXANDRA ELIAS SALAZAR (<alexandra.elias@bbva.com>) escribió:
Buenas Tardes Estimado Diego,

Por medio del presente me permito acudir a tu valiosa colaboración para el pago de costas faltantes
en este caso por depósito judicial:

Remitimos nuevamente los datos para el pago de estas:  

Cuenta del Juzgado   760012041025  

Có digo del Juzgado:   760014003025  

Nombre del Juzgado:       Juzgado Veinticinco Civil
Municipal Santiago De Cali  

Descripció n de Concepto:   Costas  

Nú mero del Proceso:       76001400302520220035900  

Nombre y apellido del demandante:   Tito Andrés Ló pez  

Identificació n del demandante:   C.C. 94.434.761  

Valor del Depó sito           $ 4.200.000  

Nombre del asegurado: Luz Mary Soto Grajales (Q.E.P.D.) 

Cedula del asegurado: Cédula de Identidad 29.621.186
 
Valor a pagar: Saldo insoluto de la obligación número 9600353259
 
Motivo pago: fallo desfavorable en proceso judicial se adjunta el fallo.

---------- Forwarded message ---------
De: MANUEL JOSE CASTRILLON PINZON <manueljose.castrillon@bbva.com>
Date: mié, 13 sept 2023 a las 9:58
Subject: SOLICITUD PAGO - SENTENCIA LUZ MARY SOTO GRAJALES
To: JULIETH ALEJANDRA GALLO GARCÍA <juliethalejandra.gallo.garcia.contractor@bbva.com>

mailto:diegoalejandro.moyano@bbva.com
mailto:alexandra.elias@bbva.com
mailto:manueljose.castrillon@bbva.com
mailto:juliethalejandra.gallo.garcia.contractor@bbva.com
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Cc: ALEXANDRA ELIAS SALAZAR <alexandra.elias@bbva.com>, LAURA CAMILA MORALES MONERY
<lauracamila.morales.contractor@bbva.com>

Julieth, 

Por favor, designar un analista para que procedamos a efectuar el siguiente pago: 

Nombre del asegurado: Luz Mary Soto Grajales (Q.E.P.D.) 

Cedula del asegurado: Cédula de Identidad 29.621.186
 
Valor a pagar: Saldo insoluto de la obligación número 9600353259
 
Motivo pago: fallo desfavorable en proceso judicial se adjunta el fallo.

--
  BBVA Seguros 
Alexandra Elías Salazar
SEGUROS COL - LEGAL DISCIPLINE ASSOCIATE I 
alexandra.elias@bbva.com

  Carrera 9 N° 72-21, Piso 8, Bogotá D.C. 
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